
1

Andra Tamsalu

From: Kaidi Eerik

Sent: teisipäev, 7. mai 2024 08:14

To: Andra Tamsalu

Subject: RE: ISFB-43 lõpparuande finantskontrolli päring

Tere 

 

Ootan praegu SMIT-ilt vastust ühe süsteemi (MIS/Polis Yldosa) kasuliku eluea osas. Kui olen selle saanud siis saame 

edasi minna, vastava vara arvele võ#a ja saan teile edastada ka põhivararapor%.  

  
 

 

Head 

 

Kaidi Eerik 

Projektijuht 

Piirikontrolli- ja operatiivteabegrupp 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Mob: 5887 9529 

Email: kaidi.eerik@politsei.ee 

 

From: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>  

Sent: Thursday, May 2, 2024 9:24 AM 

To: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee> 

Subject: RE: ISFB-43 lõpparuande finantskontrolli päring 

 

Tere 

 

Kas olete põhivara arvele võtnud. Palun saata selle kohta põhivararaport viie tööpäeva jooksul. 

 

Lugupidamisega 

Andra Tamsalu 

 

From: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee>  

Sent: Wednesday, April 10, 2024 8:51 AM 

To: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee> 

Cc: Maarika Tsääro <Maarika.Tsaaro@politsei.ee> 

Subject: RE: ISFB-43 lõpparuande finantskontrolli päring 

 

Tere 

 

Hetkel on meil vaja saada selgust SMIT-le tegevuskuludeks(tööjõukulud) antud vahendite osas. Eeldatavas% saab see 

küsimus peagi lahendatud ja saab tegevustega edasi liikuda. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Kaidi Eerik 

Projektijuht 

Piirikontrolli- ja operatiivteabegrupp 

Politsei- ja Piirivalveamet 
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Mob: 5887 9529 

Email: kaidi.eerik@politsei.ee 

 

From: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>  

Sent: Monday, April 8, 2024 11:39 AM 

To: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee> 

Cc: Maarika Tsääro <Maarika.Tsaaro@politsei.ee> 

Subject: RE: ISFB-43 lõpparuande finantskontrolli päring 

 

Tere 

 

Palun saata põhivara raport, kui Illegaali SIS Recast 2.etapp on arvele võetud. 

 

Palun infot, kaua võib sellega aega minna. 

 

Lugupidamisega 

 

Andra Tamsalu 

nõunik 

Siseministeerium 

 

andra.tamsalu@siseministeerium.ee 

+372 5305 5827 

 
 

 

 

From: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee>  

Sent: Monday, April 8, 2024 8:58 AM 

To: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee> 

Cc: Maarika Tsääro <Maarika.Tsaaro@politsei.ee> 

Subject: RE: ISFB-43 lõpparuande finantskontrolli päring 

 

Tere 

 

Võetakse arvele. Politsei- ja Piirivalveamet võtab arvele lõpetamata vara (100000094979) - seisuga 07.03.2024 

maksumusega 1 157 459,46€. See sisaldab ka Illegaali SIS Recast 2. etappi. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Kaidi Eerik 

Projektijuht 

Piirikontrolli- ja operatiivteabegrupp 

Politsei- ja Piirivalveamet 

Mob: 5887 9529 

Email: kaidi.eerik@politsei.ee 

 

From: Andra Tamsalu <andra.tamsalu@siseministeerium.ee>  

Sent: Friday, April 5, 2024 4:47 PM 

To: Kaidi Eerik <kaidi.eerik@politsei.ee> 

Subject: ISFB-43 lõpparuande finantskontrolli päring 

 
Meie: 14-8.7/1238-1 05.04.2024 
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Tere 
 

Kas Illegaali SIS Recast 2.etapp võetakse raamatupidamises arvele või jääb see lõpetamata põhivaraks?  

 

Lugupidamisega 
 

Andra Tamsalu 

nõunik 

Siseministeerium 

 

andra.tamsalu@siseministeerium.ee 

+372 5305 5827 

 
 

 

 


